Abrahams, Menno <m.abrahams@amstelveen.nl>
Verzonden op: dinsdag 3 april 2018 14:03:49

Aan: Vlieger, Matthijs de <matthijs.de.vlieger@waternet.nl>
CC: Abrahams, Menno <m.abrahams@amstelveen.nl>
Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Prioriteit: Hoog

Beste Matthijs,

Hier de update. De grond waar de watercompensatie gaat plaats vinden, is van de gemeente
Amstelveen. De huuroveréénkomst met de huurder van de grond, heeft een opzegtermijn van 3
maanden. Daar wordt nu dus al aan gewerkt met als inzet dat per 1 oktober a.s. de grond gebruikt
kan worden voor de watercompensatie. Wij gaan op dit moment uit van minimaal 1850 tot 2000 m2.
Deze zal dan van af 1 oktober gegraven kunnen worden waarbij het uiterlijk 31 december dit jaar
gerealiseerd is.

Kan je hier mee verder?

M.vr.gr.

Menno Abrahams
Projectleider Ingenieursbureau

Gemeente Amstelveen
T (020) 540 42 88
M (06) 53 86 85 18
F (020) 540 41 62
www.amstelveen.nl

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 12.30 uur

Van: Vlieger, Matthijs de [mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:39

Aan: Abrahams, Menno

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Hoi Menno,
Ja als er totaal 1750 m? tijdelijk wordt gecompenseerd dan ben je er!

Met vriendelijke groet,
Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen — Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T: 06 51552892

E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag.
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Van: Abrahams, Menno [mailto:m.abrahams@amstelveen.nl]
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 12:32

Aan: Vlieger, Matthijs de

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Hoi Matthijs,

Dus als mijn collega Reinier 50m2 meeneemt in zijn watercompensatie, zijn wij er dan? Zo ja, dan ga
ik dat per direct met hem vast leggen.

M.vr.gr.

Menno Abrahams
Projectleider Ingenieursbureau

Gemeente Amstelveen
T (020) 540 42 88
M (06) 53 86 85 18
F (020) 540 41 62
www.amstelveen.nl

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 12.30 uur

Van: Vlieger, Matthijs de [mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 10:50

Aan: Abrahams, Menno

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Beste Menno,

De demping moet volgens ons beleid volledig gecompenseerd worden ook al betreft het een tijdelijke demping.
Ik ga ervan uit dat de 50 m2 nog ergens te vinden is. De diepte speelt verder geen rol, het gaat er vooral om de
grootte van het oppervlak zodat we het peil op kunnen zetten.

Met vriendelijke groet,
Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen — Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T: 06 51552892

E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag.

Van: Abrahams, Menno [mailto:m.abrahams@amstelveen.nl]
Verzonden: maandag 26 maart 2018 13:13

Aan: Vlieger, Matthijs de

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Beste Matthijs,
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Mijn collega Reinier Pieters geeft aan in zijn email dat de watercompensatie (Amstelveenlijn), 1700
m2, maar wel 1.70 m (!!!) diep, uiterlijk voor het einde van het jaar gegraven is. Verwacht je nog
meer?

Menno Abrahams
Projectleider Ingenieursbureau

Gemeente Amstelveen
T (020) 540 42 88
M (06) 53 86 85 18
F (020) 540 41 62
www.amstelveen.nl

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 12.30 uur

Van: Vlieger, Matthijs de [ mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 13:32

Aan: Abrahams, Menno

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Hoi Menno,
Ik heb het even besproken met Jaap.

Als je namens de gemeente een mail stuurt waarin de gemeente garandeert voor het eind van het jaar aan te
geven hoe en waar de tijdelijke compensatie opgave wordt opgelost, dan kunnen wij dat opnemen in de
vergunning. En kan de vergunning de deur uit.

Met vriendelijke groet,
Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen — Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T: 06 51552892

E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag.

Van: Abrahams, Menno [mailto:m.abrahams@amstelveen.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 13:12

Aan: Vlieger, Matthijs de

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Kan ik dat doen via de mail waarin ik aangeef dat de gemeente garandeert dat het water wordt
aangelegd?

Menno Abrahams
Projectleider Ingenieursbureau

Gemeente Amstelveen
T (020) 540 42 88
M (06) 53 86 85 18
F (020) 540 41 62
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Aanwezig: maandag t/m vrijdag 12.30 uur

Van: Vlieger, Matthijs de [ mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 13:10

Aan: Abrahams, Menno

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Hoi Menno,

Ik heb nog wel een bevestiging nodig dat er een jaar na de start van de demping tot de einddatum van de
demping die 2600m? is gereserveerd op de waterbalans van de gemeente.

Met vriendelijke groet,
Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen — Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T: 06 51552892

E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag.

Van: Abrahams, Menno [mailto:m.abrahams@amstelveen.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 12:54

Aan: Vlieger, Matthijs de

CC: Abrahams, Menno

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Hoi Matthijs,

Mij is bekend dat er extra water wordt aangelegd aan de zuidzijde van Waardhuizen (zuid
Amstelveen). Mijn collega Reinier Pieters (betrokken bij de Amstelveenlijn) is hier mee bezig om dit
op zeer kort termijn te realiseren.

Heb je hier voldoende aan?

Menno Abrahams
Projectleider Ingenieursbureau

Gemeente Amstelveen
T (020) 540 42 88
M (06) 53 86 85 18
F (020) 540 41 62
www.amstelveen.nl

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 12.30 uur

Van: Vlieger, Matthijs de [ mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 11:45

Aan: Abrahams, Menno; Clewits, Marcel

Onderwerp: RE: tijdelijke demping


file://///mahogany/gebruikers$/g0004/Application%20Data/Microsoft/Signatures/www.amstelveen.nl
mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl
mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl
mailto:m.abrahams@amstelveen.nl
file://///mahogany/gebruikers$/g0004/Application%20Data/Microsoft/Signatures/www.amstelveen.nl
mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Hoi Menno,

Tijdens het overleg hebben we het er over gehad dat er bij dempingen langer dan 1 jaar ergens anders in het
systeem waterberging gereserveerd zou moeten worden.

We hebben het er nog over gehad of dit in de extra waterberging die gegraven wordt voor de Amstelveenlijn
meegenomen kon worden.

Met vriendelijke groet,
Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen — Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T: 06 51552892

E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag.

Van: Abrahams, Menno [mailto:m.abrahams@amstelveen.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 11:15

Aan: Vlieger, Matthijs de; Clewits, Marcel

CC: Abrahams, Menno

Onderwerp: RE: tijdelijke demping

Urgentie: Hoog

Beste Matthijs,

De demping gaat tot ca mei 2020 duren. In de bijlage de waterbalans. In het groen wat we gaan
dempen en in het blauw wat wij in mei 2020 gaan graven.

Heb je hier voldoende aan?

M.vr.gr.

Menno Abrahams
Projectleider Ingenieursbureau

Gemeente Amstelveen
T (020) 540 42 88
M (06) 53 86 85 18
F (020) 540 41 62
www.amstelveen.nl

Aanwezig: maandag t/m vrijdag 12.30 uur

Van: Vlieger, Matthijs de [ mailto:matthijs.de.vlieger@waternet.nl]
Verzonden: donderdag 22 maart 2018 10:04

Aan: Abrahams, Menno; Clewits, Marcel

Onderwerp: tijdelijke demping

Hoi Menno en Marcel,

Ik heb de aanvraag opgepakt en uit de aanvraag blijkt niet hoe lang de demping gaat duren.
En indien deze langer dan een jaar gaat duren, waar de compensatie gereserveerd/gerealiseerd wordt.
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Ik hoor het graag van jullie zodat de vergunning de deur uit kan.

Met vriendelijke groet,
Matthijs de Vlieger

Team Vergunningen — Waternet

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

T: 06 51552892

E: matthijs.de.vlieger@waternet.nl

Let op: Woensdag is mijn vaste vrije dag
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